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Re: PE 0748/2025 - LOTE 1 - 2 - ANALISE PROPOSTAL FINAL E CATALOGO TECNICO

De Manutencao Elétrica <manutencao.eletrica@liberato.com.br>
Data Seg, 22/12/2025 11:15

Para Compras - Liberato <compras@liberato.com.br>; Pregoeiros - CELIC - [ SPGG ] <pregoeiros-
celic@planejamento.rs.gov.br>

U 2 anexos (2 MB)
Ficha técnica - Luminaria publica - Fabricante Combinado.pdf; LOTE 1 - PROPOSTA FINAL.pdf;

Geralmente, vocé ndo recebe emails de manutencao.eletrica@liberato.com.br. Saiba por que isso é importante

Prezados(as).

Referente ao produto ofertado no PE 0748/2025, no lote 1, pela empresa licitante
LICIMIX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Nos seguintes documentos em anexo, Ficha técnica - Luminaria publica - Fabricante
Combinado, o fabricante estipula a garantia de 12 meses, sendo que a empresa
licitante enviou-nos o documento LOTE 1 - PROPOSTA FINAL informando a garantia de
60 meses.

Sendo assim, solicito que o licitante esclareca:

e Quais as condicoes e procedimentos a serem adotados no caso de ser acionado a
garantia no periodo dos 60 meses?

e A empresa licitante, LICIMIX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA,
compromete-se realizar a troca imediata do produto, por outro novo, durante o
periodo da garantia vigente de 60 meses, no seu endereco informado, sem
guaisquer o6nus?

e Nao sendo possivel o ressarcimento do mesmo produto, o licitante disponibilizara
outra luminaria nova, de igual ou superior qualidade e caracteristicas ?

e A troca do equipamento que apresente defeito durante o periodo de garantia,
sera realizada de forma imediata ?

Tais esclarecimentos sdao necessarios para a adequada analise da conformidade da
proposta apresentada, bem como para a seguranca técnica e juridica.

Fico a disposicao para maiores esclarecimentos.

Em sex., 19 de dez. de 2025 as 18:27, Compras - Liberato <compras@liberato.com.br> escreveu:

Atenciosamente,
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SETOR DE COMPRAS
FUNDAGAO ESCOLA TECNICA
LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

Fone: (51) 3584-2014 (telefone e WhatsApp Business)
Celular/WhatsApp: (51) 98464-3020
e-mail: compras@liberato.com.br

—————————— Forwarded message ---------

De: Pregoeiros - CELIC - [ SPGG ] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

Date: sex., 19 de dez. de 2025, 16:51

Subject: RE: PE 0748/2025 - LOTE 1 - 2 - ANALISE PROPOSTAL FINAL E CATALOGO TECNICO
To: Compras - Liberato <compras@liberato.com.br>

Prezado,
Em relagéo ao lote 1, segue em anexo, print da ficha tecnica do produto ofertado.

Por fim, quanto ao lote 2 o Licitante, em que pese, devidamente convocado deixou de
apresentar o catalogo técnico complementar, manifestando-se pela prorrogag¢ao do prazo,
0 que néo foi concedido, uma vez que é obrigacao do Licitante apresentar a
documentacao quando solicitado.

Atenciosamente,

Joycemar Moreira,
Pregoeiro.

Divisao de Pregoeiros
DELIC/CELIC

Secretaria Planejamento, Governanga e Gestao
+55 (51) 3288 1195 « 1587 » 1179

GOVERNO DO ESTADO CAFF « Av. Borges de Medeiros 1501, 2° andar
RIO GRANDEDO SUL  PortoAlegre, RS - 90119-900

planejamento.rs.gov.br
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De: Compras - Liberato <compras@liberato.com.br>

Enviado: quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 17:57

Para: Pregoeiros - CELIC - [ SPGG ] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

Assunto: Fwd: PE 0748/2025 - LOTE 1 - 2 - ANALISE PROPOSTAL FINAL E CATALOGO TECNICO

Atenciosamente,

SETOR DE COMPRAS
FUNDAGAO ESCOLA TECNICA
LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

Fone: (51) 3584-2014 (telefone e WhatsApp Business)
Celular/WhatsApp: (51) 98464-3020
e-mail: compras@liberato.com.br

—————————— Forwarded message ---------

De: Manutencao Elétrica <manutencao.eletrica@liberato.com.br>

Date: qui., 18 de dez. de 2025, 16:17

Subject: Re: PE 0748/2025 - LOTE 1 - 2 - ANALISE PROPOSTAL FINAL E CATALOGO TECNICO
To: Compras - Liberato <compras@liberato.com.br>

Prezados(as).

Referente ao lote 1 da luminaria tipo publica, ofertada pela empresa licitante
LICIMIX COMERICIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Foi informado que a proposta final foi ajustada com o prazo de garantia de 60
MESES.

Mas o0 meu questionamento inicial esta relacionado ao fato do periodo de garantia
informado no "catalogo" do produto ofertado, (anexo enviado no e-mail anterior),
mencionar a garantia de 12 meses.

Se o produto ofertado serda o mesmo, visto que neste e-mail ndo foi enviado o anexo
do catalogo do produto, questiono se a garantia estendida, de mais 48 meses, sera
assegurada pelo fornecedor LICIMIX COMERICIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
LTDA ?

Outro guestionamento é referente aos critérios da garantia "estendida", se esses
permanecerao os mesmos citados pelo fabricante ?

E quais as condigcbes e procedimento a serem adotados em caso de ser acionado a
garantia no periodo dos 60 meses?

Obs.: Esclareco que no e-mail anterior nao foi enviado o catalogo da Luminaria tipo
publica e sim um anuncio de um site que continha o descritivo do produto.
Por esse motivo solicito o catalogo do produto fornecido pelo fabricante.

Quanto ao lote 2 da luminaria de emergéncia, ofertada pela empresa

licitante Ferreira e Kohler.

Informo que conforme catalogo fornecido em anexo, a falta de informacgdes sobre:

Bateria de ions de litio;

Autonomia minima da carga da bateria de 2 horas;
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Faixa de temperatura operacional;
Frequéncia;

Aguardo o esclarecimento dos questionamentos.
Fico a disposicao para maiores esclarecimentos.

Em qua., 17 de dez. de 2025 as 20:06, Compras - Liberato <compras@liberato.com.br> escreveu:

Atenciosamente,

SETOR DE COMPRAS
FUNDAGAO ESCOLA TECNICA
LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

Fone: (51) 3584-2014 (telefone e WhatsApp Business)
Celular/WhatsApp: (51) 98464-3020
e-mail: compras@liberato.com.br

—————————— Forwarded message ---------

De: Pregoeiros - CELIC - [ SPGG ] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

Date: qua., 17 de dez. de 2025, 17:13

Subject: RE: PE 0748/2025 - LOTE 1 - 2 - ANALISE PROPOSTAL FINAL E CATALOGO TECNICO
To: Compras - Liberato <compras@Iliberato.com.br>

Boa tarde!
Informo que segue em anexo:

Do Lote 1
- Proposta Final ajustada com o prazo de garantia de 60 MESES.

Do Lote 2 -

Inicialmente, informo que a empresa foi desclassificada por ndo manter a marca da
proposta inicial, ofertando uma marca diversa.

Assim, encaminho proposta final e catalogo técnico do produto ofertado pela empresa
Ferreira e Kohler, para analise.

Informo que, a divulgagao do resultado restou AGENDADA para proxima quinta-feira,
dia 18/12/2025 as 14hs.

Atenciosamente,

Joycemar Moreira,
Pregoeiro.
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Divisao de Pregoeiros
DELIC/CELIC

Secretaria Planejamento, Governanga e Gestao
+55 (51) 3288 1195 » 1587 « 1179

GOVERNO DO ESTADO  CAFF - Av. Borges de Medeiros 1501, 2° andar
RIO GRANDEDO SUL  PBertoAlegre, RS - 90119-900

planejamento.rs.gov.br

De: Compras - Liberato <compras@liberato.com.br>

Enviado: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 10:04

Para: Pregoeiros - CELIC - [ SPGG ] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

Assunto: Fwd: PE 0748/2025 - LOTE 1 - 2 - ANALISE PROPOSTAL FINAL E CATALOGO TECNICO

Atenciosamente,

SETOR DE COMPRAS
FUNDAGAO ESCOLA TECNICA
LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

Fone: (51) 3584-2014 (telefone e WhatsApp Business)
Celular/WhatsApp: (51) 98464-3020
e-mail: compras@liberato.com.br

—————————— Forwarded message ---------

De: Manutencao Elétrica <manutencao.eletrica@liberato.com.br>

Date: qua., 17 de dez. de 2025 as 09:28

Subject: Re: PE 0748/2025 - LOTE 1 - 2 - ANALISE PROPOSTAL FINAL E CATALOGO TECNICO
To: Compras - Liberato <compras@Iliberato.com.br>

Prezados(as).

Referente aos produtos ofertados no PE 0748/2025, nos lotes 1 e 2, pela empresa
licitante LICIMIX COMERICIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Solicito esclarecimento quanto a garantia da Luminaria - tipo publica que
consta no catdlogo em anexo recebido, informando 12 meses, enquanto que a
garantia solicitada sao de no minimo 60 meses.
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Concluiu-se que a Luminaria de Emergéncia oferecida pelo fornecedor atende
integralmente ao Termo de Referéncia, sendo tecnicamente conforme.

Sob o ponto de vista técnico, nao ha impedimentos a aceitacao da Luminaria
de Emergéncia, permanecendo apenas as etapas formais previstas no edital
(amostra, laudos e avaliacao da comissao, se exigidos).

Fico a disposicao para maiores esclarecimentos.

Em ter., 16 de dez. de 2025 as 16:56, Compras - Liberato <compras@liberato.com.br>
escreveu:

Atenciosamente,

SETOR DE COMPRAS
FUNDAGAO ESCOLA TECNICA
LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA

Fone: (51) 3584-2014 (telefone e WhatsApp Business)
Celular/WhatsApp: (51) 98464-3020
e-mail: compras@liberato.com.br

---------- Forwarded message ---------

De: Luis Henrique Bicca de Melo <|uishbicca@gmail.com>

Date: ter., 16 de dez. de 2025 as 16:55

Subject: Fwd: PE 0748/2025 - LOTE 1 - 2 - ANALISE PROPOSTAL FINAL E CATALOGO
TECNICO

To: compras liberato <compras@liberato.com.br>

---------- Forwarded message ---------

De: Pregoeiros - CELIC - [ SPGG ] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

Date: ter., 16 de dez. de 2025 as 13:26

Subject: PE 0748/2025 - LOTE 1 - 2 - ANALISE PROPOSTAL FINAL E CATALOGO TECNICO
To: LUISHBICCA@GMAIL.COM <LUISHBICCA@gmail.com>, Fundacao Liberato
<fundacao®@liberato.rs.gov.br>

Cc: Joycemar Moreira da Silva <joycemar-silva@planejamento.rs.gov.br>

Prezados,

Informo que hoje, dia 16/12/2025, foi recebida a propostas final e catalogo técnico
nos lotes 1 e 2, referente ao produto ofertado no PE 0748/2025, enviado pela
empresa Licitante LICIMIX COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Com base no subitem 12.3 do Edital, solicito a analise técnica desse 6rgao técnico
para que se manifeste se o produto ofertado atende a todas as exigéncias descritas
no Termo de Referéncia (em anexo).
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Caso nao atenda, faz-se necessario justificar de forma técnica e objetiva quais pontos
que constam nas descricbes dos itens e que nao estdo de acordo com as
especificagdes técnicas.

Saliento que a desclassificagdo sem justificativa robusta pode gerar recurso ou até
mesmo demanda judicial por parte do licitante.

Informo que, a divulgagao do resultado restou AGENDADA para préxima quarta-feira,
dia 17/12/2025 as 14hs.

Fico no aguardo do retorno da analise, a fim de dar prosseguimento no certame.

Informamos que a resposta ao presente e-mail, quando se tratar de PARECER
TECNICO/DOCUMENTOS encaminhados por érgdos da Administragdo, recebe
tratamento de documento publico e sera anexado ao respectivo processo
administrativo, podendo, ainda, ser publicizada no Portal de Compras do Estado.

Atenciosamente,
Joycemar Moreira,

Pregoeiro.

Divisao de Pregoeiros
DELIC/CELIC

w & Secretaria Planejamento, Governancga e Gestao
'~ %W +55 (51) 3288 1195 « 1587 « 1179

T

GOVERNO DO ESTADO  CAFF - Av, Borges de Medeiros 1501, 2° andar
RIO GRANDEDO SUL  PortoAlegre, RS - 90119-900

planejamento.rs.gov.br

+++

At.te.
Benhur Bolzan
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