
RE: [COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS] - ESCOLA TÉCNICA GUAPORÉ - SECRETARIA
DA EDUCACAO RS

Eduardo Reginatto <eduardo.g.reginatto@hotmail.com>
Qua, 04/09/2024 14:41
Para:​Andréia - Cereais Menin <cereaismenin@net11.com.br>;​SUEPRO ADM - [ SE ] <sueproadm@seduc.rs.gov.br>​

Você não costuma receber emails de eduardo.g.reginatto@hotmail.com. Saiba por que isso é importante

Boa tarde,
Conseguimos abaixar R$ 10,00 a tonelada no calcário, havendo um abatimento de R$500,00 no total
do orçamento, ficando em R$49101,00, pagamento em curto prazo.

De: Andréia - Cereais Menin <cereaismenin@net11.com.br>
Enviado: quarta-feira, 4 de setembro de 2024 11:25
Para: 'Eduardo Reginatto' <eduardo.g.reginatto@hotmail.com>
Assunto: ENC: [COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS] - ESCOLA TÉCNICA GUAPORÉ - SECRETARIA DA EDUCACAO
RS
 
 
 
De: SUEPRO ADM - [ SE ] [mailto:sueproadm@seduc.rs.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 4 de setembro de 2024 10:53
Para: cereaismenin@net11.com.br
Assunto: ENC: [COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS] - ESCOLA TÉCNICA GUAPORÉ - SECRETARIA DA
EDUCACAO RS
 
REENVIANDO O EMAIL QUE FOI EMVIADO EM 26/08/24
 

De: SUEPRO ADM - [ SE ]
Enviado: segunda-feira, 26 de agosto de 2024 18:33
Para: cereaismenin@net11.com.br <cereaismenin@net11.com.br>
Assunto: [COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS] - ESCOLA TÉCNICA GUAPORÉ - SECRETARIA DA EDUCACAO RS
 
Prezados,
 
Estamos entrando em contato em função do orçamento enviado para a Escola Estadual Técnica
Agrícola Guaporé para realização de pesquisa de preço de insumos agrícolas referente à dispensa de
licitação nº 0021/2024, organizada pela Superintendência da Educação Profissional. Informamos que
a dispensa de licitação ficou deserta, então, decidimos por prosseguir com a contratação direta das
empresas que compuseram a pesquisa de preço.
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Neste sentido, gostaríamos de saber se a empresa mantém as mesmas condições de preço e quantidade
oferecidas nos orçamentos em anexo, enviados à escola no dia 24/06/2024.   Primeiramente,
gostaríamos de saber se a empresa atende ao menor orçamento ofertado, de valor total
R$49.345,00.  Caso contrário, gostaríamos de saber se a empresa atende ao orçamento próprio
ofertado, de valor total R$49.601,00. 
 
Ainda, caso a empresa não consiga atender a nenhuma das condições aqui estabelecidas, gostaríamos
de ser informados quais os preços vigentes atualmente para atendimento dos itens e quantidades
requeridos. Por favor especifique na resposta a este e-mail quais itens a empresa pode atender
mantendo o mesmo preço e quais teriam algum reajuste. Indique o valor total do novo orçamento
ajustado se este for o caso.
 
Cordialmente,
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